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REIÅRSFOSSEN CAMPING - FØREHANDSVARSEL OM MIDLERTIDIG FORBOD MOT TILTAK   
 
 
Bygland kommune varslar med dette om at ein i medhald av plan- og bygningsloven § 13-1, vurderer  
å legge ned midlertidig forbod mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6, jfr. § 20-1, for området 
som er omfatta av detaljplan for Reiårsfossen Camping og eigedomane som ligg lengst sør i området, 
gnr. 15, bnr. 29, 33, 43, 78 og 205. 
 
Detaljplan for Reiårsfossen Camping er vedteken i kommunestyret 22.6.2011, sak 55/11, men sist 
revidert i plan-, miljø- og ressursutvalet 29.1.2013, sak 6/13. 
 
 
Før det evt. blir gjort vedtak om midlertidig forbod mot tiltak har du som grunneigar eller nabo til 
området rett til å gi uttale.  Dersom du har merknader i saka merkar du dette med sak 24/172 og 
sender til: 
 
 

Bygland kommune, Sentrum 18, 4745 Bygland 
 

Eller på e-post til:  
 

post@bygland.kommune.no  
 
Merknader må vere motteke her innan 1.9.2024, jf. forvaltningslova § 16 
 
 
 
Vurdering: 
Bakgrunn for å varsle om midlertidige forbodet er at det er naudsynt med ei ny planfagleg vurdering av 
området etter at kommunen har fått ny kunnskap om flaumfaren i Otra. 
Føremålet med ny detaljplan/revidering av eksisterande plan er å sjå på moglegheiter for å finne ein 
heilskapleg måte for vidare utbygging av området. Det er naudsynt å ivaretake landskapsmessige 
omsyn så vel som omsynet til dei fritidsbustadene som allereie er bygde. 
 
 
Orientering om saksgang: 
Partane blir vasla om at kommunen vurderer å gjere vedtak om midlertidig forbod mot tiltak, frist for å 
kome med merknader er 1.9.2024. 
 
Etter at partane har fått høve til å uttale seg blir det lagt fram sak til plan-, miljø- og ressursutvalet som 
avgjer om det skal bli gjort vedtak om midlertidig forbod mot tiltak. 

«MottakerNavn»  
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 

 

2024/172-5 Liv Elin Frøysnes Berg 
liv.elin.berg@bygland.kommune.no 

13.06.2024 

mailto:post@bygland.kommune.no
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Eit eventuelt midlertidig forbod får verknad frå vedtakstidspunktet, og vil gjelde alle eigedomar som 
ligg innafor planområdet. Forbodet gjeld til planspørsmålet er endeleg avgjort men likevel ikkje lenger 
enn i fire år, jf. Plan- og bygningslova § 13-2. Kommunen kan i særlege høve forlenge fristen.  
Vedtak om forlenging må fattast innan fristens utløp.  
 
Dersom plan- miljø- og ressursutvalet gjer vedtak om midlertidig forbod mot tiltak vil du bli varsla med 
brev og partar i saka kan klage på vedtaket jf. Forvaltningslova §§ 28 og 29. 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
Bygland kommune 

Liv Elin Frøysnes Berg 
Ingeniør byggesak 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Saksprotokoll sak 56-24 Avklaring om det skal setjast i gong prosess for bygge- og deleforbod 

for området ved Reiårsfossen Camping 
2 Føresegner til reguleringsplan for Reiårsfossen Camping 
3 Plankart - reguleringsplan for Reiårsfossen Camping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Bygland kommune har sendt dette dokumentet elektronisk, vil det mangle underskrift. 
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SAKSFRAMLEGG 
 
 
Utv.saksnr Utval Møtedato 
56/24 Plan, miljø- og ressursutvalet 04.06.2024 

 
 
 
Avklaring om det skal setjast i gong prosess for bygge- og 
deleforbod for området ved Reiårsfossen Camping  
 

Kommunedirektøren si innstilling: 
 

1) Plan- miljø og ressursutvalet er samd i at det blir sendt ut førehandsvarsel om at 
kommunen vurderer å innføre mellombels bygge- og deleforbod for området ved 
Reiårsfossen Camping. 
 

2) Etter å ha fått innspel og tilbakemelding på førehandsvarselet er det Plan- miljø- og 
ressursutvalet som avgjer om mellombels bygge- og deleforbod skal innførast. 

 
Plan, miljø- og ressursutvalet si handsaming av sak 56/2024  i møte den 04.06.2024: 
 
Handsaming: 
Kommunedirektøren si innstilling blei samrøystes vedteken 
 
 
Vedtak: 

1) Plan- miljø og ressursutvalet er samd i at det blir sendt ut førehandsvarsel om at 
kommunen vurderer å innføre mellombels bygge- og deleforbod for området ved 
Reiårsfossen Camping. 
 

2) Etter å ha fått innspel og tilbakemelding på førehandsvarselet er det Plan- miljø- 
og ressursutvalet som avgjer om mellombels bygge- og deleforbod skal innførast. 

 
 
 
 
 
 

Saksmappe: 2024/172 
Sakshandsamar: LEF 
Dato: 26.05.2024 
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SAKSUTGREIING 
 
 

Saksvedlegg 
1 Førehandsvarsel 

  2   Link til reguleringsplan for Reiårsfossen Camping 
                        arealplaner.no | 201107 > Beskrivelse 
 
 

Bakgrunn for saka 
Detaljplan for Reiårsfossen Camping er vedteken i kommunestyret den 22.6.2011,  
sak 55/11, og sist revidert i plan-, miljø- og ressursutvalet den 29.1.2013, sak 6/13. 
Planendringa i januar 2013 gir heimel for frådeling av tomter og bygging av fritidsbustader og 
bustader også på dei flate og lågareliggande områda.  
 
I samband med Strandsoneplanen som blei vedteken i mai 2015 blei det sett minste høgde 
på grunnmur i høve til flaumfare ved bygging langs Otra. 
 
Etter kvart kom også kunnskap om «meir vær», dvs. klimapåslag og ved hjelp av  
Norconsult AS blei det utarbeidd ei flomsonekartlegging. Kommunestyret bestemte i februar 
2023 at flaumsonekartlegginga skulle leggast til grunn ved all plan- og 
byggesakshandsaming. 
 
Sikker byggehøgde i høve til flaum endra seg frå «ingen krav» i januar 2013 og til at ny 
fritidsbustad (og bustad) må ligge minst 206,73 moh. 
 
Gjeldande reguleringsplan gir heimel til at store delar av Reiårsfossen Camping kan byggast 
på, men som kartet under viser, ligg mesteparten av arealet ved Reiårsfossen Camping på 
nivå mellom 204 – 206 moh. Det er difor i hovedsak berre dei grøne områda som no ligg på 
sikker byggehøgde. Alle bygg og tomter i raudt, orange og gult område kan i følge 
flomsonekartlegginga bli utsett for ein 200-års flaum. 
 

https://www.arealplaner.no/bygland4220/arealplaner/73
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Kommunen har eit ansvar : 
Kommunen som bygningsmynde har eit ansvar for å sjå til at det ikkje blir gitt løyve til 
frådeling av nye tomter og tilleggsareal, bygd nye bygg eller bruksendra bygg i områder som 
kan vere utsett for flaum.  
Kommunens ansvar kjem klart fram i plan- og bygningslova § 28-1 og det betyr at sjølv om 
det er heimel i reguleringsplan, kan kommunen likevel ikkje gi byggeløyver i raudt, orange og 
gult område utan at det også blir dokumentert korleis bygget skal sikrast mot flaum.  
 
Plan- og bygningsloven legg til grunn at ei byggesak må bli handsama med heimel i dei 
planar og vedtak som er kjent på søknadstisdpunktet. 
Reguleringsplanen passar ikkje lenger heilt saman med byggehøgder i 
flaumsonekartlegginga og for å få ei heilhetleg og forutsigbar utvikling av Reiårsfossen 
Camping framover, er det naudsynt med ei ny planfagleg vurdering av området. 
 
 
Revisjon av konsesjonsvilkår 
Konsesjonsvilkåra for regulering av Otra-vassdraget er under revisjon, dette er ein 
omfattande prosess som tek tid og ein veit heller ikkje kva som blir resultatet.  
Revisjonen kan ikkje berre ta omsyn til eit bestemt område langs Otra, men må sjå heile Otra 
vassdraget under eit og revisjonen kan difor gi endra byggehøgder på sikt, men førebels er 
resultatet av revisjon av konsesjonsvilkåra høgst usikkert. 
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Statsforvaltaren sitt vedtak i byggesak 
Statsforvaltaren si handsaming av klage på kommunens avslag i ei byggesak klargjer også 
at reguleringsplanen slik den er i dag, legg til rette for at fritidsbustader kan byggast i ein 
avstand på 1 meter frå nabogrense, dvs. at plan- og bygningslovens regel om at ein må ha 
samtykke frå nabo dersom ein vil bygge nærmare nabogrensa enn 4 meter ikkje gjeld i dette 
området.  
Dei fleste tomtene er små, mellom 250 og 300 m2, i reguleringsplanen er det også regulert 
tomter til bustadformål. Med planar om ei så tett utbygging på så små tomter må utbygginga 
koordinerast, ellers vil ein få eit landskapsbilete prega av ei hytte/bustad på kvar sin lille topp, 
gjerne med støttemur mot naboen, medan dei som ikkje vil bygge på si tomt kan resikere å 
bli sittande med campingvogna nede i eit «dalsøkk» omgitt av 1 m høge støttemurar og 
skråningar opp til fritidsbustaden på nabotomta. 
 
 
Mellombels bygge- og deleforbod 
For å unngå at det blir etablert tiltak som kan vansekeleggjere gjennomføring av ein ny 
framtidig regulering av området bør det bli vedteke eit mellombels bygge- og deleforbod. 
 
Eit mellombels bygge- og deleforbod vil få verknad frå vedtaksdato og gjeld til ny plan er 
vedteken, men likevel ikkje lenger enn i 4 år. 
 
Eit mellombels bygge- og deleforbod vil medføre at byggearbeid ikkje kan setjast i gong før 
planarbeidet er endeleg avgjort. Kommunen kan likevel gje samtykke til tiltak som etter ei 
skjønnsmessig vurdering ikkje vil vanskeleggjer planlegginga. 
 
 
Mynde og prosess 
Kommunedirektøren har mynde til å sende ut førehandsvarsel om mellombels bygge- og 
deleforbod og det er plan-, miljø- og ressursutvalet som avgjer om mellombels bygge- og 
deleforbod skal bli vedteke. 
 
Eit førehandsvarsel er eit brev som vil gå ut til eit stort antal menneske. Dette er eit tema 
som engasjerer og ein må difor reikne med at det kjem spørsmål både til administrasjonen 
og til politisk nivå dersom eit førehandsvarsel blir sendt ut. 
 
Hyttebygging og flaumfare på Reiårsfossen Camping har vore eit tema i mange år og 
førehandsvarsel om eit mellombels bygge- og deleforbod vil berøre mange partar og skape 
engasjement. 
 
Kommunedirektøren vurderar at saka er såpass prinsipiell at det er turvande å be om at 
plan- miljø- og ressursutvalet tek stilling til om det skal bli sendt ut førehandsvarsel om 
mellombels bygge- og deleforbod for området ved Reiårsfossen Camping. 
 
 
Formelt grunnlag 
Plan- og bygningsloven § 13-1 og § 13-2 
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§13-1 og https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§13-2  
 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A713-1
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A713-2
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Vurderingar og konsekvensar 
Det er naudsynt med ein ny planfagleg gjennomgang av området og for å unngå at det i 
mellomtida blir etablert tiltak som vil vanskeleggjere ei heilhetleg vidareutvikling av området 
vil ein tilrå at prosess med mellombels bygge- og deleforbod blir sett i gong. 
 
Etter at ein har fått innspil frå berørte grunneigarar og partar, må ein ta stilling til om det skal 
bli innført mellombels bygge- og deleforbod. 
 
Føremålet med ny detaljplan/revidering av eksisterande plan er å sjå på moglegheiter for å 
finne ein heilskapleg måte for vidare utbygging av området. Det er naudsynt å ivaretake 
landskapsmessige omsyn så vel som omsynet til dei fritidsbustadene som allereie er bygde. 
 
 
 
 

Bygland, 26.05.2024 
 
 
Kommunedirektør 
 














